
Van: <EERBBo gmail.com> namens

SEER EOEEEE © planct.nl>Verzonden: vrijdag 2 december 2022 14:56
Aan:

Onderwerp: Fwd: FW: vrijwilligersvergoeding / afspraak initiatiefgroep
Bijlagen: Opdracht inzet Duurzaam Hengstdal BES.docx

Dag Sia
Zoals je hieronder ziet vraagt BEES mij met jou contact op te nemen vwb de opdracht van de gemeente aan
DH. ik heb de vorige opdracht nog eens bijgevoegd. De conceptbegroting van 22 vind ik niet meer terug

maar in die conceptbegroting heeft ERBES de post DH nog opgenomen.

Alvast een mooi weekend toegewenst.

-------- Doorgestuurd bericht --------

Onderwerp:RE: FW: vrijwilligersvergoeding / afspraak initiatiefgroep

Datum:Fri, 2 Dec 2022 11:20:58 +0000

Van 5.1.2e q 5.1.2e (@ woonwaarts.nl>

Hi

Je zult je voor de vergoeding van DH 2022 contact opnemen met [ee
Betreft vrijwilligers vergoeding Initiatiefgroep, dit kan voor fa niet in de constructie ZZP-er schap.
Constructie moet ik ook nog nader met jaabespreken. Maar idee dat de gemeente geld voor BES project
vrijwilligersvergoedingen aan DH verstrekt en wij deze factureren bij jullie. Details nader bespreken o.k. Het gaat

voor dit jaar om uitbetaling van ene vergoeding voor jaaen volgend jaar mogelijk (een kleiner bedrag) voor enkele
andere.

Hartelijke groet,

woonwaarts

Aanwezig dien do

+ as© Woonwaarts.nl | www.woonwaarts.nl
5.1.2 | Postbus 389 6500 AJ Nijmegen

| |

Van: EMRE RI ERE EPI 0 gai com> Namens
Verzonden: vrijdag 2 december 2022 12:12
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Aan: ERE GRE EIE SI © woonwaarts.nl>
Onderwerp: Re: FW: vrijwilligersvergoeding/ afspraak initiatiefgroep

Hoi

Ik heb alvast deze mail naar de penningmeester doorgezet. We gaan het wel organiseren al is mij nog niet

alles helemaal duidelijk wat je met hebt afgesproken over zijn vergoeding. Ik had hem gesuggereerd

dat hij qua declaratie de plek van zou kunnen innemen voor de looptijd vanaf oktober tot

draagvlakmeting (en misschien tot codperatie).

Weet je al wie voor vrijwillgersvergoeding in aanmerking komen?

Een andere vraag is: Er was een opdracht aan DH door jou en SR opgesteld. Daar hebben we dankbaar
gebruik van gemaakt. Afgelopen zomer bij het indienen door jou van de begroting PidB heb je dat bedrag

ook verder meegenomen voor dit jaar. Mondeling heb je toen aan mij desgevraagd meegedeeld dat het dit

jaar zou doorlopen. De oorspronkelijke opdracht was tot 31 december '21. Er is over 22 (nog) geen officiéle

opdracht aan DH verstrekt. We hebben over '22 nog geen factuur gestuurd. Impliciet was mijn suggestie aan

agebaseerd dat e.e.a. doorloopt. Ik wil dat graag snel aftikken zodat we nog over 22 een factuur
kunnen sturen. Of moet ik mij totPrtefes neywenden hiervoor?
Ik heb de betreffende concept begroting hierbij gedaan. Bij mijn weten is die in het projectteam

goedgekeurd.

Goed weekend en hartelijke groet

Op 2-12-2022 om 08:46 schreefiam REMERON

Ik wil de vrijwilligersvergoeding voor leden Initiatiefgroep door gaan zetten. Het zal om enkele

bewoners gaan die daadwerkelijk gaan declareren. Maar in ieder geval wil ik ua gaan voorzien van
een vrijwilligersvergoeding. Onderstaand vind je de input hiervoor. We spraken eerder om dit via DH

te laten verlopen. Met een compensatie voor de werkzaamheden van jullie penningmeester. Kun je

dit in gang gaan zetten?

Hoor graag,

Groetjes Ema
Hartelijke groet,

woonwaarts

5.1.2e) 5.1.2e

5.1.2

Aanwezig di en do
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Onderstaand vind je de suggestie die is gedaan vanuit Proces in de Buurt in het voorstel een

vrijwilligersvergoeding voor leden van de Initiatiefgroep in te voeren (Kopje 1).

Vervolgens vind je reactie vanee Ee vanuit de gemeente (kopje 2).
Vrijwilligersvergoeding Initiatiefgroep Pegasus

T.b.v. onkosten reserveren we een bedrag van 250 euro per maand in de periode september t/m
december voor onkosten.

De bonnen kunnen bij mij worden ingeleverd.

Een_vergoeding die de leads van de verschillende werkgroepen aan leden kunnen geven met een

bedrag van maximaal 180 euro *per maand. Dit gedurende de periode tot aan de opstart van de

buurtcodperatie. Het zal hier in eerste plaats gaan om de woordvoerders van de Initiatiefgroep (2 - 3

personen) en leden die rondom een activiteit extra inzet doen (huisbezoeken e.d. maximaal 10

personen)

In situatie van uitkering of ander vrijwilligerswerk (Keuzehulp: Kan ik vrijwilligerswerk doen met

behoud van mijn WW-uitkering? |UWV| Particulieren)
Indien een vrijwilliger in een uitkeringssituatie zit of boven het bedrag van 180,- per maand aan

vergoeding ontvangt (bijvoorbeeld door ander vrijwilligerswerk) dan kan een vergoeding gegeven

worden aan de hand van een attentie (bijvoorbeeld VVV bon). Dit in overleg met de vrijwilliger zelf.

Als de Buurtcodéperatie is opgericht ontvangen leden van het bestuur een hogere vergoeding. Ik

denk aan een bedrag van 1000 euro per jaar. Maar dit zal nader bepaald moeten worden.
Uitbetaling van de vergoeding

Bij het uitkeren van subsidie door gemeente t.b.v. deze vrijwilligersvergoeding is dat er een

rechtspersoon moet zijn voor uitbetaling (of ondernemerschap). Duurzaam Hengstdal is bereid als

tussenorganisatie te fungeren. Maar dit kan pas in het nieuwe boekjaar.

Voor het administratief werk van de penningmeester van Duurzaam Hengstdal ontvangen zij een

vergoeding. Deze wordt nog nader bepaald.

*Uit de regels van de Gemeente Nijmegen

Een kostenvergoeding voor het verrichten van vrijwilligerswerk van ten hoogste € 180,00 per maand

met een maximum van € 1800,00per jaar. Deze vrijlating is niet van toepassing op personen jonger
dan 27 jaar.

Vanuit gemeente vrijwilligersvergoeding:

1. Vrijwilligersvergoeding is mogelijk via een rechtspersoon, dit kan Stichting Duurzaam

Hengstdal zijn.

2. Project gerelateerde declaraties kunnen vergezeld van de ‘bonnen’ gedeclareerd worden

via Stichting Duurzaam Hengstdal bij de gemeente Nijmegen en worden vergoed vanuit

het PAW Hengstdal project.

3. Deze bonnen kunnen ook vrijwilligersvergoedingen zijn aan vooraf in het projectteam

vastgelegde personen, op basis van de richtlijnen Vrijwilligersvergoedingen en rekening

houdend met uitkeringssituaties.

4. Aanvullende financiéle ondersteuningsbehoefte vanuit de initiatiefgroep kan ingebracht

worden in het projectteam. Het projectteam besluit of deze kosten meelopen in de

vrijwilligersvergoeding.

5. Bovenstaande afspraken gelden tot aan de oprichting van de Buurtcodperatie. Vanaf die

periode worden nieuwe afspraken gemaakt.

Met vriendelijke groet,
°*-22) 5 1.2e

ir ¥ 7

or Nijmegen
Gemeente Nijmegen
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Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gedeeltes geanonimiseerd op

grond van artikel 5 van de Wet open overheid:

Art. 5.1 lid 2 onderdeel e

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, tenzij de betrokken persoon instemt met openbaarmaking
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