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from v RN <RI o >
to S R

subject RE: sub5|dleaanvraag voor Integrale gebiedsontwikkeling Waalfront

Kijk daar worden we vrolijk van.

Qok al is het niet voor OBW.

Maar dit soort subsidies hadden we wel voor ogen toen gemeente garantiestelling gaf.
Mooi resultaat, ik

Voorwaarden en wijze van verantwoording zijn ook goed?

Met vriendelijke groet,

Senior Gebiedseconoom

bpd

bouwfonds property development

BPD Ontwikkeling BV
Regio Noord-Oost & Midden

Postbus 1, 3800 AA Amersfoort

T
M
W:www.bpd.nl

E:

Kamer van Koophandel 08013158
Onderdeel van Rabobank

van: _ IERVERN o i megen.ni>

Verzonde 17 april 2020 13 40 uur

onderstaande
Goed nieuws zou ik zo zeggen.

Van: < nijmegen.nl>

Verzonden: donderdag 16 april 2020 16:14
CcC: < nijmegen.nl>

Onderwerp: FW: subsidieaanvraag voor Integrale gebiedsontwikkeling Waalfront

Ik heb je per ongeluk vergeten mee te hemen in dit heuglijke nieuws.

De kogel is bij de provincie door de kerk, we krijgen €1,7 min ex btw voor de integrale ontwikkeling voor het Waalfront.
Geef jij dat vast door aan de financiéle jongens?

@ daarom stuur ik dit berichtje ook naar jou.
Hartelijke groet,

i krijgt altijd een officiéle brief bij subsidietoekenningen. Dan kun je de brief plaatsen.

senior adviseur externe financiering

X
’7;:} Nijmegen

Gemeente Nijmegen
nijmegen.nl

bereikbaar op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen
—_———————————_-—

nijme en.nl>: nijme en.nl>: nijmegen.nl>

Onderwerp: FW: subsidieaanvraag voor Integrale gebiedsontwikkeling Waalfront
En hierbij: het definitieve antwoord:

%i! EE!HFXBTW]

senior adviseur externe financiering
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Gemeente Nijmegen
bereikbaar op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen
_——=——

woensdag 15 april 2020 14:38

Aan: T >

Onderwerp: RE: subsidieaanvraag voor Integrale gebiedsontwikkeling Waalfront

Hoi !

Het is nu echt helemaal duidelijk. Bedankt! Zijn we blij mee. Ook handig dat de extra aanvulling er komt. De hoeveelheid projecten die genoemd zijn, gaan het budget namelijk ruim te
boven.

Sterkte de komende tijdJ,

senior adviseur externe financiering

e
{f{; & Nijmegen

emn

Gemeente Nijmegen
bereikbaar op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen
_—

Van: elderland.nl>
Verzonden: woensdag 15 april 2020 14:33

Onderwerp: RE: subsidieaanvraag voor Integrale gebiedsontwikkeling Waalfront

ol G

Het zijn inderdaad hectische tijden door (of ondanks?) de Corona;

De subsidieverlening bedraagt € 1,7 min ex BTW; Bevoorschotting 100% obv betaalschema opgenomen in SOK
D.w.z.:

[ 5.1.20 [l bi'l subsidieverlening (=betaling van 2019)

Eninjunias.




Enz.

Er komt in de beschikking ook nog een extra aanvulling in te staan t.a.v. de subsidievaststelling: zodra er € 1,7 min aan kosten gemaakt is kan het verzoek tot subsidievaststelling worden ingediend, ondanks het feit dat misschien dan nog niet alle
genoemde projectonderdelen zijn gerealiseerd; Dit hebben we gedaan obv de term “ongespecificeerde” bijdrage (art 7 in de SOK) en op deze wijze kan de subsidie mogelijk al eerder afgerond worden dan in 2025

Met vriendelijke groet,

5.l

Subsidieadviseur

mmﬁu}geldeﬂand.rﬂ | www.gelderland.nl
werkdagen: maandag | dinsdag | donderdag | vrijdag

= provincie
Celderland
Van: <HEEET- niimegen.ni>

Verzonden: woensdag 15 april 2020 14:21

Aan: Y o icrian.oi>

Onderwerp: RE: subsidieaanvraag voor Integrale gebiedsontwikkeling Waalfront

Hoi

Ik dacht in tijden van Corona blijf ik rustig wachten op een antwoord. En zie het komt vanzelf.. Dank je wel.
Even voor de duidelijkheid: jullie maken €1,7 miljoen ex btw over?

Hartelijke groet,

senior adviseur externe financiering

e
{fgqtt,\ Nijmegen

o

Gemeente Nijmegen

(0]

Onderwerp: RE: subsidieaanvraag voor Integrale gebiedsontwikkeling Waalfront

Hallo

Allereerst nu mijn excuses voor de vertraging van jouw onderstaande mail;

Wij begrijpen de verwarring omtrent de BTW;

Uit jullie onderstaande toelichting blijkt dat de partijen Waterschap en Provincie beiden € 1,7 min bijdragen, zoals ook is bepaald in de SOK.

Ontvangende partij van deze bedragen is het Ontwikkelbedrijf Waalfront. Wij constateren dat door deze getekende SOK de bijdragen verschillend ten gunste van de Gebiedsontwikkeling Waalfont komen:
- Vanuit uit Waterschap € 1,4 mIn‘BTW zal het ontwikkelbedrijf moeten afdragen aan de belastingdienst
- Vanuit de Provincie, via de gemeente Nijmegen, € 1,7 min.

Wij zullen nu de afwikkeling van de subsidieaanvraag verder in werking stellen.

ndelijke groet,

Sie f@gelderland.nl | www.gelderland.nl
werkdagen: maandag | dinsdag

= provincie

Celderland

| donderdag | vrijdag

nijmegen.nl>
6 maart 2020 13:43

nijmegen.nl>;

subSIdleaanvraag voor Integrale gebledsontW|kkeI|ng Waalfront

< nijmegen.nl>

senior adviseur externe financiering

e
,{QQ} Nijmegen

Gemeente Nijmegen

>

| —————
Verzonden: maandag 16 maart 2020 13:33
Aan: [NHIER MERIERR s e qcn.ni>

: subsidieaanvraag voor Integrale gebiedsontwikkeling Waalfront, concept mail ackkoord?

senior adviseur externe financiering

e
78 Nijmegen

Gemeente Nijmegen

bereikbaar op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen

Hoi

Met excuses voor de vertraagde beantwoording van jouw mail van 3 maart jl. .
Inmiddels is mij gevraagd jou hierop een antwoord te sturen.

De op 18 september 2019 getekende SOK tussen de partijen Waterschap Rivierenland, Gemeente Nijmegen, Provincie Gelderland en OBW Waalfront inzake de Integrale
gebiedsontwikkeling Waalfront is in jouw bezit.

De bijdrage van het Waterschap Rivierenland bedraagt € 1,7 miljoen, zie ook het uitbetaalschema in de SOK.
Op pagina 4 van de SOK is afgesproken:

a) Dat Partijen in de Intentieverklaring de intentie hebben uitgesproken op korte termijn tot
overeensternming te komen over een samenwerkingsovereenkomst en -indien gewenst-
aansluitend een realisatie- of uitvoeringsovereenkomst en in die overeenkomsten wordt
vastgelegd de wijze waarop en de voorwaarden waaronder Partijen komen tot
transparante, efficiénte en financieel verantwoorde realisatie van het zogenoemde
voorkeursscenario Waalfront, waarvoor de in de bijlage bij de intentieverklaring
opgenomen kostenopzet ter hoogte van ruim € 5,1 miljoen met een gelike
kostenverdeling tussen drie partijen (de Provincie, het Waterschap en OBW Waalfront)
uitgangspunt is;

Op pagina 11 van de SOK is het volgende opgenomen:
4. ledere parti) genoemd in lid 2 maakt, op basis van een door OBW Waalfront gestuurde

factuur, de volgende bedragen over aan OBW Waalfront, in de aangegeven maand van
het aangegeven jaar

= September 2019‘(zegge: tweehonderdduizend euro);

« Juni 2020: € 500.000 (zegge: vijfhonderdduizend euro);

s« Juni 2021 SRRy (zegge: vijfhonderdduizend euro);

o Juni 2022 SRR (zegge: driehonderdduizend euro);

« Januari 2023: € 200.000 (zegge: tweehonderdduizend euro)..

Omdat het Waterschap een niet-btw plichtig lichaam is, is de btw die voor de waterveiligheid gemaakt wordt niet aftrekbaar. Vandaar de zinsnede inclusief BTW.



De kosten die bij de provincie onder de subsidie vallen betreffen echter kosten kwaliteit openbare ruimte, deze BTW kan gecompenseerd/terug gevorderd worden.

Hier gaat het dan dus om kosten exclusief BTW.

Omdat deze kosten in een en dezelfde SOK zijn opgenomen kan er een spraakverwarring zijn ontstaan, omtrent de BTW.

Dus voor het juiste begrip: De kosten openbare ruimte betreffen dus € 1,7 miljoen exclusief BTW (de BTW op kosten kwaliteit openbare ruimte, geen onderdeel van de kosten
waterveiligheid, wordt gecompenseerd/terug gevorderd).

En voor de volledigheid: de factuur voor de eerste termijn aan het Waterschap is verstuurd en betaald door het Waterschap aan OBW

Ik spreek de verwachting uit dat dit antwoord voldoende duidelijkheid biedt.

Met vriendelijke groet,

bereikbaar bereikbaar op maanda maandag woensdag- en vrijdagmorgen

Van- arijmegen.ni>
< nijmegen.nl>
54 nijmegen.nl>
Onderw
Hallo 2

De bijdrage van het waterschap bedraagt € 1,7 min zie ook het uitbetaalschema in de SOK
Pag 4 sok

q) Dt Parsjen i 0o intantiever

oversersiomming 1e K

Pag 11 sok

4, Jedere parll gencemd in Tk 2 mask!, op besis van sen door OBW Waslfront gestuurde

factuur, de voigende bedragan ovar aan OBW 'Waalfrant, in de aangegevan maand van
even |aar

«  Seplember201a

(zegge: twashondardduizend euro)

eqoe vilfhonderdduzend ouro)
eage: vifhonderdduizend euro)
e drehonderdduizend euro)
*  Januari 2 .3:.:[41;]9 bweehanderdduizend euro)
Omdat het Waterschap een niet-btw plichtig lichaam is, is de btw die voor de waterveiligheid gemaakt wordt niet aftrekbaar. Vandaar de zinsnede inclusief btw.
De kosten die bij de provincie onder de subsidie vallen betreffen echter kosten kwaliteit openbare ruimte, deze btw kan gecompenseerd/terug gevorderd worden.
Hier gaat het dan dus om kosten exclusief BTW.
Omdat deze kosten in een en dezelfde sok zijn opgenomen kan er een spraakverwarring zijn ontstaan, omtrent de btw.
De kosten openbare ruimte betreffen dus € 1,7 mln exclusief BTW. (de btw op kosten kwaliteit openbare ruimte, geen onderdeel van de kosten waterveiligheid, wordt
gecompenseerd/terug gevorderd)

elderland.nl>

3 maart 2020 14:24

nijmegen.nl>

- I <EEEER- niimegen.ni>

Onderwerp: RE: subsidieaanvragen voor Waalfront Nijmegen

Hoi

Op 11 februari jl. spraken wij elkaar over de BTW-kwestie; Wij zouden nog een nadere toelichting krijgen, waaruit gaat blijken dat er over de bijdrage (van het Waterschap) geen BTW hoeft te worden afgedragen en daardoor de volledige € 1,7 min
als bijdrage beschikbaar is.

Voor zover ik kan nagaan hebben wij deze toelichting nog niet ontvangen. Kun je aangeven wanneer wij deze kunnen verwachten?

Dank en groeten

Met vriendelilke groet,

XY ) cclderland.nl | www.gelderland.nl
| dinsdag | donderdag | vrijdag

= provincie

Celderland

Van: m g nijmegen.nl>

2e elderland.nl>

elderland.nl>
25 november 2019 15:23
nijmegen.nl>
a@gelderland.nl>;
Onderweri: RE: subsidieaanvragen voor Waalfront Nijmegen

(D

nijmegen.nl>; nijmegen.nl>; elderland.nl>
Hallo

We hebben elkaar een aantal keer gesproken in verband met de subsidieaanvraag Waalfront.

In de toetsing van de subsidieaanvraag lopen wij tegen een BTW vraagstuk aan die ik graag ook aan jou voorleg.

In bijgaand document heb ik het proces weergegeven en de uitgangspunten die wij daarbij als Provincie hanteren;
Er is een vraag die wij nog graag beantwoord krijgen: is de BTW wel of niet verrekenbaar voor het Ontwikkelbedrijf?
Alvast dank voor je reactie.

Met vriendelijke groet,
5 sk Eh

Subsidieadviseur

m@Eelderland nl | www.gelderland.nl
aand

werkda an dins donderdag | vrijdag

Van: s L niimegen.nl>

22 november 2019 10:49

Onderwerp: RE: subsidieaanvragen voor Waalfront Nijmegen

Hoi Eﬁ

Ik was een paar dagen afwezig dus kan nu pas reageren.

Het klopt: De samenwerkingsovereenkomst gaat uit van een bedrag van € 1,7 min inclusief BTW.

Ik heb het projectplan en de kostenraming beiden gewijzigd op dat punt, zie de twee bijlages. Dus in allebei staat nu € 1,7 inclusief BTW.
Ik had het al wel goed in het aanvraagformulier staan zag ik.

Dank je wel voor jouw oplettendheid.

Met vriendelijke groet,

_ 1.2e

senior adviseur externe financiering
-

,{QQ}, Nijmegen

5.1.2¢ [ nijmegen.nl>

Gemeente Nijmegen

bereikbaar op maandag-, woensdag- en vrijJdagmorgen




Van <HEEERl: niimegen.ni>
: woensdag 20 november 2019 11:46

.2 o Jelderland.nl>; nijmegen.nl>

Onderwerp RE: subsndleaanvragen voor Waalfront Nijmegen

Beste mensen,

Hier ontstaat wat ruis op de lijn.

Het gaat om een netto bedrag van 1,7 miljoen euro!

Dit is subsidie welke de gemeente Nijmegen krijgt en niet OBW.

De provincie is ook altijd uitgegaan van 1,7 miljoen euro welke betaald zou moeten worden.

Vindt het vreemd dat hier nu de vraag komt of 1,4 miljoen euro ook akkoord is...althans zo lijkt het.

Met vriendelijke groet,

M@gelderland.nb

Onderwerp RE: subsidieaanvragen voor Waalfront Nijmegen

De samenwerkmgsovereenkomst gaat uit van een bedrag van 1,7 min incl. BTW

In het aanvraagformulier staat dat het Ontwikkelbedrijf OBW de BTW kan verreken (had je ook telefonisch aan mij verteld)
Dit betekent dat de subsidie dan 1,4 min ex BTW gaat bedragen

Akkoord?

Met vriendelike groet,

1 XY celderland.nl | www.gelderland.nl
\nhlx sdag | donderdag |

vrijdag
< nijmegen.nl>

elderland.nl>
Onderwerp: FW: subsidieaanvragen voor Waalfront Nijmegen
Hoi

Ik heb net van GEEEER antwoord gekregen op jouw vraag.

Hij geeft aan : Afgesproken is € 1,7 miljocen incl btw . Dan ontvangen we € 1,7 miljoen euro en dat is ook het bedrag waar het om gaat.
Ik neem aan dat jouw vraag hiermee beantwoord is.

en fijn weekend,

5.1.2e
senior adviseur externe financiering

X
%@ Nijmegen

Gemeente Nijmegen

elderland.nl>
Verzonden donderda 14 november 2019 14:06
Aan: < nijmegen.nl>
Onderwerp: RE: subsidieaanvragen voor Waalfront Nijmegen
Hallo
Ik zag dat de aanvraag voetgangersbrug al is ingediend,
Graag wil ik het nog wel even met je hebben over de aanvraag Gebiedsontwikkeling Waalfront;
Na ons telefoongesprek van gisteren zag ik pas dat in het project voorstel € 1,7 min ex BTW staat.
In de getekende samenwerkingsovereenkomst staat dat onze bijdrage € 1,7 min incl. BTW is.
Voor zover ik me weet te herinneren uit het gesprek worden alle projectenkosten gemaakt door het ontwikkelbedrijf, klopt?
Zijn de BTWbedragen voor hen ook echt kosten die zij niet kunnen verrekenen?
Kunnen we vrijdagmorgen nog even bellen hierover?
Met vriendelilke groet,

e

Subsidieadviseur
5.1.2e ‘rvc]dcrland nl | ww

werkdagen: maandag | dinsdag | don

gelderland.nl

Subsidie aanvrag|

Vanaf 1 november 2019
heeft u DigiD of
I eHerkenning nodig

Van: 2 . @nijmegen.nl>

4 november 2019 10:43
<Mgelderland ni>; 5.1.2e elderland.nl>

ieaanvragen voor Waalfront Nljmegen

Bijgevoegd stuur ik JU||Ie een tweetal projectvoorstellen toe die betrekking hebben op het Waalfront te Nijmegen. De aanvragen hebben betrekking op
de Gebiedsontwikkeling Waalfront (ter uitvoering van de SOK van september 2019) en op de realisatie van een voetgangersbrug over de Waalhaven.
Graag verzoek ik jullie te bekijken of de aanvragen duidelijk en volledig zijn.

De voetgangershrug zal ik, wanneer de publicatie heeft plaatsgevonden van de GS besluitvorming van 29 oktober jl, indienen via het subsidieportaal.
Het is mij echter niet duidelijk hoe ik de aanvraag voor de gebiedsontwikkeling moet indienen. Kunnen jullie mij daarover informeren?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
senior adviseur externe financiering

Nijmegen

Gemeente Nijmegen

bereikbaar op maandag woensdag- en vrijdagmorgen
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De inhoud van dit email bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld om gelezen te worden door de geadresseerde. Wij verzoeken u derhalve dit email bericht direct aan
de geadresseerde te overhandigen. Indien dit email bericht per vergissing door u is ontvangen verzoeken wij u direct (telefonisch RS CE) contact met ons op te
nemen. ledere openbaarmaking, verspreiding, of vermenigvuldiging van dit email bericht is strikt verboden.

Deze disclaimer bevestigt ook dat dit email bericht is gescand op de aanwezigheid van computervirussen.

This email and any files transmitted with it are confidential and intended so only for the use of the individual or entity to whom are addressed. If you have received this
email in error please notify us immediately (phone 5.1.2e ). Every publication, circulation, or multiplication of this email is strictly forbidden.

This footnote also confirms that this email message has been scanned for the presence of computer viruses.




Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gedeeltes geanonimiseerd op
grond van artikel 5 van de Wet open overheid:

Art. 5.1 lid 2 onderdeel e
De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, tenzij de betrokken persoon instemt met openbaarmaking

Pagina('s):12345



Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

Er zijn geen gegevens geanonimiseerd in dit
document.

Wet Artikel Beschrijving Pagina('s)



