To: gelderland.nl]
From:
Sent: Fri 11/19/2021 9:35:39 AM

Subjectt RE: Factuur BLAEKEND / Gebiedscommissie preventie wolvenschade Gelderland / 21.008
Received: Fri 11/19/2021 9:35:41 AM

Ja dat is goed. Dat zou ik dan ook in de opdrachtbeschrijving even toelichten.
Was die ook ongeveer het bedrag datﬁhiewoor heeft ingediend?
Van: gelderland.nl>
Verzonden: vrijdag 19 november 2021 10:28
Aan:_@gelderland.nl>
Onderwerp: RE: Factuur BLAEKEND / Gebiedscommissie preventie wolvenschade Gelderland / 21.008
Dag- ik denk dat we er verstandig aan doen een soort van stelpost of restpost op te nemen van 5.000 euro/jr voor
dit soort zaken. Grotere uitgaven rechtsreeks door ons.

Groet,-
Van: elderland.nl>

Verzonden: vrijdag 19 november 2021 09:33
Aan: elderland.nl>
Onderwerp: RE: Factuur BLAEKEND / Gebiedscommissie preventie wolvenschade Gelderland / 21.008

HoiF

Ja, 1k kan me voorstellen dat dat voor jullie het fijnst werkt, omdat je dan wat meer ontzorgd wordt?

Hoe is ongeveer de verhouding, is dat te zeggen?

Dus uren en km voor tov kleine andere uitbestede bedragen?

Er zijn dus 2 mogelijkheden.

-Volledig ontzorgen en facturen met andere bedragen (dan uren en km-kosten) via de opdrachtnemer.

-Of wij betalen apart telkens die facturen. Zij/hij kan het dan wel voor ons regelen uiteraard, maar geeft dan bij de partij
aan dat de factuur rechtstreeks naar Provincie Gelderland gaat.

Gro eten-
van:

Verzonden: donderdag 18 november 2021 11:25
Onderwerp: FW: Factuur BLAEKEND / Gebiedscommissie preventie wolvenschade Gelderland / 21.008
Facturen van kleine zaken liepen Via_ Is dat ook weer advies voor nieuwe opdrachtnemer?
Verzonden: donderdag 18 november 2021 08:18
Onderwerp: FW: Factuur BLAEKEND / Gebiedscommissie preventie wolvenschade Gelderland / 21.008
Dag - je vroeg nog om een voorbeeld factuur van Blaekend, hierbij. Groet,-
van: [ <<~ N o>
Verzonden: donderdag 14 oktober 2021 16:40
Aan: WOLVENCOMMISSIE <WOLVENCOMMISSIE@gelderland.nl>
Onderwerp: FW: Factuur BLAEKEND / Gebiedscommissie preventie wolvenschade Gelderland / 21.008
Hoil
In de bijlage vind je de verantwoording van uren en kilometers. Daarnaast heeft de Zoogdiervereniging de sprekersfee gefactureerd.
Op basis van de 30K die gereserveerd staan op ordernummer 4003363, heb ik in het Excel-blad een overzicht gemaakt van de reeds
gefactureerde ondersteuning. Daarmee staat er nog € 8.426,12 open.

Bizar dat de wolf bij Stroe doorgeschoten is. Een harde realiteit die aangeeft hoezeer er niet alleen in het debat, maar ook in het veld
uitersten worden gehanteerd.

Har’[elilke iroet|
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Van: S | ©'=ckend [ o>

Datum: donderdag, 14 oktober 2021 om 16:38
Aan: facturen@gelderland.nl <facturen@gelderland.nl>
Onderwerp: Factuur BLAEKEND / Gebiedscommissie preventie wolvenschade Gelderland / 21.008

Beste dame, heer,
In de bijlage treft u de factuur voor de communicatiewerkzaamheden voor de Gebiedscommissie preventie wolvenschade Gelderland in de

maand september.

BLAEKEND

PROJECTMANAGEMENT

Het Woldhuis 24
7325 WN Apeldoorn

oo NN

0000000313



